
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N

10/19/2023 1 20 0 20 9 1 8.7 10 0 10 10 0 10 15 5 13 17 3 16 81 9 78

10/19/2023 1 20 0 20 9 1 8.7 10 0 10 10 0 10 17 3 16 20 0 20 86 4 85

10/19/2023 1 11 9 8 6 4 4.7 7 3 6 7 3 6 5 6 3 15 5 13 51 30 41

10/19/2023 1 20 0 20 10 0 10 10 0 10 10 0 10 16 4 15 19 1 19 85 5 83

10/19/2023 1 6 12 2 3 7 0.7 5 4 3.7 1 9 -2 1 7 -1.3 15 3 14 31 42 17

10/19/2023 1 9 10 5.7 3 4 1.7 5 2 4.3 1 0 1 4 6 2 8 10 4.7 30 32 19

10/19/2023 1 18 2 17 8 2 7.3 9 1 8.7 4 2 3.3 6 3 5 16 4 15 61 14 56

10/19/2023 1 11 9 8 6 3 5 6 4 4.7 2 3 1 0 8 -2.7 8 10 4.7 33 37 21

10/19/2023 1 14 5 12 7 3 6 8 2 7.3 8 1 7.7 7 6 5 18 2 17 62 19 56

10/19/2023 1 15 4 14 8 2 7.3 8 2 7.3 4 6 2 6 8 3.3 10 8 7.3 51 30 41

Sıra Sınıf

Türkçe Tarih Din Kültürü

Kaçıncı
DenemeTarih

Toplam

Adı SoyadıNo

İngilizce Matematik Fen Bilimleri

6 8A 161 MUSA TOKLUOĞLU

1 8A 153 E. YUSUF GÜRBÜZ

2 8A 155 M. SAMİ YILMAZ

3 8A 157 M. SAMİ ARSLAN

4 8A 159 M.YASİR TÜRKSOY

5 8A 160 M.NEBİ KARADAN

7 8A 163 SALİH AĞCA

8 8A 164 S.TAYYİB KÖŞKER

9 8A 165 Y.EFE KILINÇ

10 8A 167 M.TAHA GÜLER



10/19/2023 1 8 12 4 6 4 4.7 6 4 4.7 7 3 6 3 3 2 6 7 3.7 36 33 25

10/19/2023 1 16 4 15 9 1 8.7 8 2 7.3 5 5 3.3 8 10 4.7 16 4 15 62 26 53

10/19/2023 1 16 4 15 9 1 8.7 8 2 7.3 5 5 3.3 6 6 4 17 2 16 61 20 54

10/19/2023 1 15 5 13 8 2 7.3 8 2 7.3 1 6 -1 3 5 1.3 10 8 7.3 45 28 36

10/19/2023 1 10 10 6.7 3 6 1 7 3 6 2 8 -0.7 0 4 -1.3 7 7 4.7 29 38 16

10/19/2023 1 10 6 8 1 5 -0.7 6 3 5 1 1 0.7 0 3 -1 11 2 10 29 20 22

10/19/2023 1 15 5 13 9 1 8.7 6 4 4.7 7 3 6 7 8 4.3 13 6 11 57 27 48

10/19/2023 1 10 9 7 5 5 3.3 5 5 3.3 2 6 0 7 5 5.3 18 2 17 47 32 36

10/19/2023 1 20 0 20 7 3 6 10 0 10 10 0 10 16 4 15 18 2 17 81 9 78

10/19/2023 1 14 5 12 6 3 5 5 5 3.3 3 5 1.3 4 4 2.7 7 10 3.7 39 32 28
ZEYNEP YANAR

19 8B 187

1868B18

20 8B 188

17

H.GÜLŞEN KOZAN

RABİA YILDIRIM

SENA ÖZYALÇIN

8B 181

1838B HAYRUNNİSA YAZICI

16

H.AZRA ATEŞ1808B15

12 8B 176 E.SERRA SERKAN

11 8B 175 ECRİN SİPAHİOĞLU

13 8B 178 ESLEM KAN

14 8B 179 ESMA DUMAN



Genel
Ortalama 

Okul
Ortalama

Genel
Ortalama 

Okul
Ortalama

Genel
Ortalama 

Okul
Ortalama

Genel
Ortalama 

Okul
Ortalama

Genel
Ortalama 

Okul
Ortalama

Genel
Ortalama 

Okul
Ortalama

Genel
Ortalama 

Okul
Ortalama

10/19/2023 1 7.58 12.05 4.09 5.63 4.11 6.55 2.52 3.9 1.46 4.75 7.6 11.85 27.36 44.73
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Tarih Kaçıncı
Deneme

ToplamTürkçe Tarih Din Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri
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